
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin MİDYAT Sivrice Ortaokulu 8.Sınıf Madalyon TÜRKİYE GENELİ 481435 10080 2823 22

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TA DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLER Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.59 8.93 6.62 4.87 4.18 3.47 5.25 4.16 3.86 4.47 3.51 3.30 5.62 6.75 3.37 5.42 10.26 2.00 35.54 38.06 22.85 187.781
Okul Ortalaması 8.73 9.50 5.56 4.64 4.55 3.12 4.59 4.50 3.09 3.00 3.45 1.85 3.82 5.55 1.97 5.00 11.27 1.24 29.77 38.82 16.83 163.933

1 125 - BÜŞRA AĞIRMAN 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 0 8.00 9 3 8.00 10 3 9.00 60.00 13.00 55.67 323.230 33294 269 110 1
2 117 - ADEM KÜÇÜKASLAN 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 4 0.67 7 4 5.67 10 8 7.33 46.00 29.00 36.33 247.156 96983 1123 418 2
3 234 - DELAL ACAR 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 6 2 5.33 6 3 5.00 8 4 6.67 5 6 3.00 44.00 24.00 36.00 240.756 105111 1245 466 3
4 204 - NAHRİN ÖNDER 8 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 0 0 0.00 9 0 9.00 3 8 0.33 6 8 3.33 38.00 24.00 29.99 209.585 153412 2033 716 4
5 120 - ASYE ATMACA 8 / B 8 11 4.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 4 0.67 2 4 0.67 9 10 5.67 36.00 34.00 24.68 183.985 205715 3039 994 5
6 144 - FATİME KÜÇÜKASLAN 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 5 1.33 6 3 5.00 4 10 0.67 33.00 38.00 20.33 179.007 218617 3315 1072 6
7 207 - NEV L ACAR 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 8 12 4.00 34.00 45.00 19.01 178.563 219186 3332 1079 7
8 146 - GÜLCAN ACAR 8 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 3 3 2.00 4 7 1.67 4 11 0.33 33.00 37.00 20.66 172.074 237194 3733 1186 8
9 229 - CİHAD AKINCI 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 11 9 8.00 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.01 168.163 246914 3947 1245 9

10 400 - SÜMER ACAR 8 / A 9 11 5.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 1 1.67 3 6 1.00 7 12 3.00 29.00 41.00 15.33 164.178 259021 4253 1334 10
11 18 - HAMDİYE AKKURT 8 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 3 15 -2.00 34.00 38.00 21.33 162.711 262501 4336 1360 11
12 208 - NİSANUR AKYÜZ 8 / A 9 6 7.00 2 4 0.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 2 2 1.33 3 11 -0.67 19.00 29.00 9.33 147.867 309761 5437 1651 12
13 231 - CENGİZ AKLAN 8 / B 6 8 3.33 4 5 2.33 3 7 0.67 2 2 1.33 5 6 3.00 4 12 0.00 24.00 40.00 10.66 143.926 322291 5745 1731 13
14 261 - DİLFER AKALAN 8 / B 5 12 1.00 3 5 1.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 7 9 4.00 26.00 35.00 14.34 142.000 328130 5877 1768 14
15 137 - CEMAL ACAR 8 / A 9 9 6.00 5 4 3.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 14 -1.67 21.00 33.00 10.00 134.059 354607 6554 1936 15
16 290 - HEDİYE AKINCI 8 / B 7 11 3.33 5 5 3.33 4 5 2.33 1 3 0.00 4 4 2.67 2 13 -2.33 23.00 41.00 9.33 130.133 366863 6859 2018 16
17 0 - ENES ACAR 8 / B 6 7 3.67 3 5 1.33 5 4 3.67 3 1 2.67 2 1 1.67 2 13 -2.33 21.00 31.00 10.68 129.200 368703 6908 2033 17
18 297 - M ŞİRİN AĞIRMAN 8 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 13 2.67 2 18 -4.00 29.00 61.00 8.66 124.696 382969 7299 2131 18
19 115 - ABDULLAH KIRGIN 8 / A 8 10 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 4 2.67 1 15 -4.00 5 12 1.00 23.00 56.00 4.34 113.852 413488 8159 2321 19
20 217 - PEYRÜZE AKYÜZ 8 / A 3 12 -1.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 0 2 -0.67 1 2 0.33 4 7 1.67 13.00 32.00 2.33 107.896 428149 8578 2414 20
21 309 - YASEMİN DEMİRCİ 8 / B 6 13 1.67 2 6 0.00 3 7 0.67 4 5 2.33 0 3 -1.00 4 13 -0.33 19.00 47.00 3.34 106.459 431769 8679 2440 21
22 20 - SONGÜL AKLAN 8 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 13 -0.33 4 15 -1.00 20.00 66.00 -2.00 97.037 449875 9192 2563 22


