
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / KDS-2 / 8.Sınıf Deneme Sınavı-2 19-02-2020
Mardin - MİDYAT - Sivrice Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 125 - BÜŞRA AĞIRMAN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 10 2 9.33 17 3 16.00 70.00 10.00 66.67 397.152 957 23 23 1
2 8 - TUBA KÜÇÜKASLAN 8 / C 19 0 19.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 2 5.33 17 3 16.00 69.00 8.00 66.33 392.822 1039 27 27 2
3 234 - DELAL ACAR 8 / B 14 4 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 1 3.67 13 0 13.00 15 2 14.33 62.00 11.00 58.33 381.169 1264 38 38 3
4 103 - ABDULLAH ACAR 8 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 7 5 5.33 14 6 12.00 64.00 17.00 58.33 344.846 2148 59 59 4
5 117 - ADEM KÜÇÜKASLAN 8 / B 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 3 1.00 6 10 2.67 18 1 17.67 58.00 21.00 51.00 343.161 2205 62 62 5
6 120 - ASYE ATMACA 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 4 2 3.33 12 5 10.33 53.00 18.00 47.00 317.209 2996 84 84 6
7 0 - DEFNE ACAR 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 7 2.67 10 10 6.67 59.00 23.00 51.35 315.109 3029 87 87 7
8 306 - SONGÜL AKPIN* 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 14 5 12.33 53.00 31.00 42.67 301.252 3492 109 109 8
9 287 - FERHAT ACAR 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 4 7 1.67 12 8 9.33 55.00 25.00 46.67 294.770 3698 118 118 9

10 400 - SÜMER ACAR 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 1 4.67 7 5 5.33 10 10 6.67 49.00 28.00 39.67 290.869 3830 125 125 10
11 207 - NEVAL ACAR 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 1 2.67 4 6 2.00 12 8 9.33 48.00 26.00 39.34 286.552 3960 129 129 11
12 146 - GÜLCAN ACAR 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 9 0 9.00 7 2 6.33 4 6 2.00 9 8 6.33 49.00 25.00 40.66 272.707 4481 141 141 12
13 251 - DİLFER AKALAN 8 / B 12 5 10.33 6 2 5.33 9 1 8.67 3 4 1.67 2 3 1.00 10 7 7.67 42.00 22.00 34.67 268.831 4609 144 144 13
14 204 - NAHRİN ÖNDER 8 / A 14 4 12.67 8 1 7.67 0 0 0.00 7 3 6.00 3 5 1.33 8 9 5.00 40.00 22.00 32.67 266.239 4699 148 148 14
15 18 - HAMDİYE AKKURT 8 / B 13 5 11.33 6 3 5.00 8 2 7.33 3 5 1.33 2 10 -1.33 11 7 8.67 43.00 32.00 32.33 264.515 4744 152 152 15
16 144 - FATİME KÜÇÜKASLAN 8 / B 7 10 3.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 4 3.67 4 1 3.67 8 6 6.00 37.00 28.00 27.67 237.746 5643 186 186 16
17 290 - HEDİYE AKINCI 8 / B 8 10 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 4 0.67 3 6 1.00 8 10 4.67 40.00 31.00 29.68 228.685 5948 199 199 17
18 145 - GÜLBAHAR ALKA 8 / A 10 7 7.67 3 2 2.33 8 1 7.67 0 2 -0.67 1 6 -1.00 7 6 5.00 29.00 24.00 21.00 222.606 6136 205 205 18
19 217 - PEYRÜZE AKYÜZ 8 / A 9 6 7.00 2 5 0.33 7 1 6.67 0 2 -0.67 3 8 0.33 7 6 5.00 28.00 28.00 18.66 222.139 6155 206 206 19
20 126 - BÜŞRA AKPINAR 8 / A 8 5 6.33 5 2 4.33 9 0 9.00 1 4 -0.33 4 2 3.33 4 10 0.67 31.00 23.00 23.33 220.415 6217 209 209 20
21 299 - ÖMER AKKURT 8 / C 8 10 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 3 7 0.67 3 15 -2.00 9 10 5.67 41.00 44.00 26.34 216.578 6337 216 216 21
22 168 - MEHMET EMİN ALKAN 8 / A 13 3 12.00 8 2 7.33 8 1 7.67 0 0 0.00 0 18 -6.00 6 9 3.00 35.00 33.00 24.00 216.111 6358 217 217 22
23 293 - MEHMET ATA KIRGIN 8 / B 6 8 3.33 4 4 2.67 3 4 1.67 0 5 -1.67 7 7 4.67 5 10 1.67 25.00 38.00 12.34 203.602 6715 231 231 23
24 124 - BERİVAN ACAR 8 / A 8 10 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 12 0.00 8 10 4.67 29.00 52.00 11.68 201.463 6760 233 233 24
25 7 - SÜLEYMAN AKALAN 8 / C 8 11 4.33 3 6 1.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 2 1.33 7 10 3.67 23.00 40.00 9.67 198.819 6864 237 237 25
26 165 - MARK S ALTAY 8 / A 7 7 4.67 6 2 5.33 0 0 0.00 3 1 2.67 0 5 -1.67 6 6 4.00 22.00 21.00 15.00 196.667 6931 238 238 26
27 138 - CEMİLE ALPTEKİN 8 / A 6 8 3.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 0 7 -2.33 2 8 -0.67 7 11 3.33 25.00 44.00 10.32 186.672 7201 246 246 27
28 20 - SONGÜL AKLAN 8 / B 5 12 1.00 2 8 -0.67 8 1 7.67 3 6 1.00 6 14 1.33 7 13 2.67 31.00 54.00 13.00 186.296 7203 247 247 28
29 139 - DANİYEL DİK 8 / A 6 11 2.33 6 4 4.67 0 0 0.00 3 4 1.67 3 10 -0.33 7 12 3.00 25.00 41.00 11.34 184.144 7250 249 249 29
30 309 - YASEMİN DEMİRCİ 8 / B 5 15 0.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 6 10 2.67 31.00 43.00 16.66 179.374 7364 253 253 30
31 226 - ENES KÜÇÜKASLAN 8 / C 3 12 -1.00 6 2 5.33 7 3 6.00 1 6 -1.00 2 11 -1.67 8 8 5.33 27.00 42.00 12.99 177.183 7410 255 255 31
32 157 - LEYLA KÜÇÜKASLAN 8 / B 6 12 2.00 1 9 -2.00 9 1 8.67 1 7 -1.33 1 19 -5.33 8 10 4.67 26.00 58.00 6.68 163.870 7673 265 265 32
33 158 - LOKMAN KÜÇÜKASLAN 8 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 2 11 -1.67 6 12 2.00 24.00 49.00 7.66 162.496 7706 267 267 33
34 298 - NURCAN A ARSLAN 8 / B 3 17 -2.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 6 0.00 7 13 2.67 25.00 53.00 7.33 159.502 7748 268 268 34
35 0 - ALBERT YAR 8 / A 7 9 4.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 1 7 -1.33 5 12 1.00 2 15 -3.00 17.00 50.00 0.34 158.219 7775 270 270 35
36 152 - LEYA ÇELİK 8 / A 5 10 1.67 0 7 -2.33 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 14 -1.67 5 11 1.33 14.00 51.00 -3.00 151.283 7928 275 275 36
37 115 - ABDULLAH KIRGIN 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 3 1.00 1 13 -3.33 4 14 -0.67 21.00 52.00 3.67 148.263 7980 276 276 37
38 180 - MELİSA YAR 8 / A 4 13 -0.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 3 7 0.67 4 11 0.33 3 13 -1.33 15.00 53.00 -2.66 141.380 8107 280 280 38
39 140 - ELİF ALPTEKİN 8 / A 2 14 -2.67 2 3 1.00 4 2 3.33 3 3 2.00 3 5 1.33 2 12 -2.00 16.00 39.00 2.99 140.887 8115 281 281 39
40 297 - M ŞİRİN AĞIRMAN 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 130.128 8240 283 283 40

Genel 9.95 5.03 6.44 3.67 5.05 7.38 37.52 285.682 8325
İl 8.88 4.59 6.94 3.31 5.00 7.46 36.18 279.903 283

İlçe 8.88 4.59 6.94 3.31 5.00 7.46 36.18 279.903 283
Kurum 6.65 4.27 6.08 1.68 1.02 5.58 25.28 234.293 40
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