
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT Sivrice Ortaokulu TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME 31 31 31 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,72 6 3 5,00 7 3 6,19 5 3 4,33 6 7 3,62 10 8 7,02 47 31 36,88 245,040

Okul Ortalaması 10 7 7,96 5 4 3,55 7 3 5,79 4 3 2,49 2 6 0,31 8 10 4,47 36 34 24,57 187,480

KATILIMLAR

1 125 BÜŞRA AĞIRMAN 8A 20 0 20,00 8 1 7,67 9 0 9,00 6 2 5,33 5 2 4,33 16 2 15,33 64 7 61,66 354,737 1 1 1 1 53

2 103 ABDULLAH ACAR 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 15 4 13,67 61 17 55,33 326,927 1 2 2 2 67

3 231 DEFNE ACAR 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 12 2,00 14 5 12,33 64 23 56,34 318,530 2 3 3 3 74

4 8 TUBA KÜÇÜKASLAN 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 1 2,67 13 6 11,00 59 14 54,34 304,403 3 4 4 4 83

5 287 FERHAT ACAR 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 3 7 0,67 15 4 13,67 55 21 48,00 284,660 4 5 5 5 103

6 117 ADEM KÜÇÜKASLAN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 3 4 1,67 13 6 11,00 52 20 45,34 270,347 1 6 6 6 114

7 234 DELAL ACAR 8B 13 4 11,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 6 5 4,33 11 8 8,33 52 23 44,33 269,877 2 7 7 7 115

8 204 NAHRİN ÖNDER 8A 15 4 13,67 6 2 5,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 10 8 7,33 41 23 33,33 232,260 2 8 8 8 141

9 120 ASYE ATMACA 8B 12 8 9,33 6 2 5,33 8 1 7,67 4 2 3,33 1 2 0,33 7 8 4,33 38 23 30,32 202,713 3 9 9 9 167

10 146 GÜLCAN ACAR 8A 14 6 12,00 3 5 1,33 7 2 6,33 3 6 1,00 2 4 0,67 7 10 3,67 36 33 25,00 200,040 3 10 10 10 169

11 144 FATİME KÜÇÜKASLAN 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 6 0,00 6 12 2,00 40 36 28,00 187,927 4 11 11 11 185

12 207 NEVAL ACAR 8A 11 8 8,33 2 5 0,33 10 0 10,00 3 3 2,00 1 4 -0,33 8 12 4,00 35 32 24,33 183,587 4 12 12 12 192

13 18 HAMDİYE AKKURT 8B 12 8 9,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 13 1,67 41 37 28,66 179,290 5 13 13 13 196

14 20 SONGÜL AKLAN 8B 11 7 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 1 3 0,00 4 7 1,67 4 12 0,00 34 34 22,68 175,463 6 14 14 14 203

15 290 HEDİYE AKINCI 8B 8 11 4,33 3 7 0,67 6 3 5,00 1 3 0,00 3 7 0,67 9 6 7,00 30 37 17,67 174,887 7 15 15 15 205

16 309 YASEMİN DEMİRCİ 8B 8 10 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 1 4 -0,33 7 13 2,67 36 36 24,01 168,040 8 16 16 16 215

17 299 ÖMER AKKURT 8C 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 8 12 4,00 37 47 21,33 163,500 5 17 17 17 221

18 137 CEMAL ACAR 8A 7 4 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 0 5 -1,67 8 12 4,00 29 30 19,00 158,637 5 18 18 18 225

19 115 ABDULLAH KIRGIN 8A 7 10 3,67 3 7 0,67 7 2 6,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 7 12 3,00 27 39 14,00 152,163 6 19 19 19 230

20 261 DİLFER AKALAN 8B 10 7 7,67 6 1 5,67 6 1 5,67 4 2 3,33 0 6 -2,00 2 13 -2,33 28 30 18,01 138,820 9 20 20 20 240

21 217 PEYRÜZE AKYÜZ 8A 7 7 4,67 1 4 -0,33 6 2 5,33 2 2 1,33 0 5 -1,67 5 7 2,67 21 27 12,00 138,470 7 21 21 21 241

22 298 NURCAN AKARSLAN 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 2 5 0,33 8 12 4,00 25 50 8,33 131,967 10 22 22 22 250

23 138 CEMİLE ALPTEKİN 8A 6 9 3,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 2 7 -0,33 7 10 3,67 19 47 3,34 128,130 8 23 23 23 252

24 158 LOKMAN KÜÇÜKASLAN8C 5 9 2,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 2 6 0,00 5 8 2,33 5 15 0,00 23 51 5,99 127,923 6 24 24 24 253

25 400 SÜMER ACAR 8A 6 13 1,67 4 3 3,00 5 4 3,67 0 6 -2,00 1 8 -1,67 8 12 4,00 24 46 8,67 127,047 9 25 25 25 255

26 126 BÜŞRA AKPINAR 8A 10 5 8,33 2 6 0,00 8 2 7,33 3 2 2,33 0 6 -2,00 1 13 -3,33 24 34 12,66 127,040 10 26 26 26 256

27 939 CENGİZ AKLAN 8B 8 6 6,00 3 6 1,00 1 8 -1,67 0 2 -0,67 0 7 -2,33 6 11 2,33 18 40 4,66 125,100 11 27 27 27 259

28 293 MEHMET ATA KIRGIN 8B 5 9 2,00 4 3 3,00 3 4 1,67 4 10 0,67 3 10 -0,33 19 36 7,01 120,637 12 28 28 28 261

29 226 ENES KÜÇÜKASLAN 8C 4 11 0,33 4 5 2,33 5 5 3,33 2 4 0,67 3 9 0,00 5 11 1,33 23 45 7,99 120,330 7 29 29 29 262

30 124 BERİVAN ACAR 8A 7 8 4,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 6 0,00 3 9 0,00 3 12 -1,00 20 46 4,66 118,180 11 30 30 30 266

31 180 MELİSA YAR 8A 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 3 13 -1,33 16 46 0,68 100,400 12 31 31 31 278

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT Sivrice Ortaokulu TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME 31 31 31 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,72 6 3 5,00 7 3 6,19 5 3 4,33 6 7 3,62 10 8 7,02 47 31 36,88 245,040

Okul Ortalaması 10 7 7,96 5 4 3,55 7 3 5,79 4 3 2,49 2 6 0,31 8 10 4,47 36 34 24,57 187,480

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 125 BÜŞRA AĞIRMAN 8A 20 0 20,00 8 1 7,67 9 0 9,00 6 2 5,33 5 2 4,33 16 2 15,33 64 7 61,66 354,737 1 1 1 1 53

2 204 NAHRİN ÖNDER 8A 15 4 13,67 6 2 5,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 10 8 7,33 41 23 33,33 232,260 2 8 8 8 141

3 146 GÜLCAN ACAR 8A 14 6 12,00 3 5 1,33 7 2 6,33 3 6 1,00 2 4 0,67 7 10 3,67 36 33 25,00 200,040 3 10 10 10 169

4 207 NEVAL ACAR 8A 11 8 8,33 2 5 0,33 10 0 10,00 3 3 2,00 1 4 -0,33 8 12 4,00 35 32 24,33 183,587 4 12 12 12 192

5 137 CEMAL ACAR 8A 7 4 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 0 5 -1,67 8 12 4,00 29 30 19,00 158,637 5 18 18 18 225

6 115 ABDULLAH KIRGIN 8A 7 10 3,67 3 7 0,67 7 2 6,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 7 12 3,00 27 39 14,00 152,163 6 19 19 19 230

7 217 PEYRÜZE AKYÜZ 8A 7 7 4,67 1 4 -0,33 6 2 5,33 2 2 1,33 0 5 -1,67 5 7 2,67 21 27 12,00 138,470 7 21 21 21 241

8 138 CEMİLE ALPTEKİN 8A 6 9 3,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 4 0,67 2 7 -0,33 7 10 3,67 19 47 3,34 128,130 8 23 23 23 252

9 400 SÜMER ACAR 8A 6 13 1,67 4 3 3,00 5 4 3,67 0 6 -2,00 1 8 -1,67 8 12 4,00 24 46 8,67 127,047 9 25 25 25 255

10 126 BÜŞRA AKPINAR 8A 10 5 8,33 2 6 0,00 8 2 7,33 3 2 2,33 0 6 -2,00 1 13 -3,33 24 34 12,66 127,040 10 26 26 26 256

11 124 BERİVAN ACAR 8A 7 8 4,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 6 0,00 3 9 0,00 3 12 -1,00 20 46 4,66 118,180 11 30 30 30 266

12 180 MELİSA YAR 8A 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 3 13 -1,33 16 46 0,68 100,400 12 31 31 31 278
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT Sivrice Ortaokulu TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME 31 31 31 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,72 6 3 5,00 7 3 6,19 5 3 4,33 6 7 3,62 10 8 7,02 47 31 36,88 245,040

Okul Ortalaması 10 7 7,96 5 4 3,55 7 3 5,79 4 3 2,49 2 6 0,31 8 10 4,47 36 34 24,57 187,480

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 117 ADEM KÜÇÜKASLAN 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 3 4 1,67 13 6 11,00 52 20 45,34 270,347 1 6 6 6 114

2 234 DELAL ACAR 8B 13 4 11,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 6 5 4,33 11 8 8,33 52 23 44,33 269,877 2 7 7 7 115

3 120 ASYE ATMACA 8B 12 8 9,33 6 2 5,33 8 1 7,67 4 2 3,33 1 2 0,33 7 8 4,33 38 23 30,32 202,713 3 9 9 9 167

4 144 FATİME KÜÇÜKASLAN 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 6 0,00 6 12 2,00 40 36 28,00 187,927 4 11 11 11 185

5 18 HAMDİYE AKKURT 8B 12 8 9,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 13 1,67 41 37 28,66 179,290 5 13 13 13 196

6 20 SONGÜL AKLAN 8B 11 7 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 1 3 0,00 4 7 1,67 4 12 0,00 34 34 22,68 175,463 6 14 14 14 203

7 290 HEDİYE AKINCI 8B 8 11 4,33 3 7 0,67 6 3 5,00 1 3 0,00 3 7 0,67 9 6 7,00 30 37 17,67 174,887 7 15 15 15 205

8 309 YASEMİN DEMİRCİ 8B 8 10 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 1 4 -0,33 7 13 2,67 36 36 24,01 168,040 8 16 16 16 215

9 261 DİLFER AKALAN 8B 10 7 7,67 6 1 5,67 6 1 5,67 4 2 3,33 0 6 -2,00 2 13 -2,33 28 30 18,01 138,820 9 20 20 20 240

10 298 NURCAN AKARSLAN 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 2 5 0,33 8 12 4,00 25 50 8,33 131,967 10 22 22 22 250

11 939 CENGİZ AKLAN 8B 8 6 6,00 3 6 1,00 1 8 -1,67 0 2 -0,67 0 7 -2,33 6 11 2,33 18 40 4,66 125,100 11 27 27 27 259

12 293 MEHMET ATA KIRGIN 8B 5 9 2,00 4 3 3,00 3 4 1,67 4 10 0,67 3 10 -0,33 19 36 7,01 120,637 12 28 28 28 261

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT Sivrice Ortaokulu TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME 31 31 31 289

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,72 6 3 5,00 7 3 6,19 5 3 4,33 6 7 3,62 10 8 7,02 47 31 36,88 245,040

Okul Ortalaması 10 7 7,96 5 4 3,55 7 3 5,79 4 3 2,49 2 6 0,31 8 10 4,47 36 34 24,57 187,480

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 103 ABDULLAH ACAR 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 3 5,00 15 4 13,67 61 17 55,33 326,927 1 2 2 2 67

2 231 DEFNE ACAR 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 12 2,00 14 5 12,33 64 23 56,34 318,530 2 3 3 3 74

3 8 TUBA KÜÇÜKASLAN 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 1 2,67 13 6 11,00 59 14 54,34 304,403 3 4 4 4 83

4 287 FERHAT ACAR 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 3 7 0,67 15 4 13,67 55 21 48,00 284,660 4 5 5 5 103

5 299 ÖMER AKKURT 8C 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 8 12 4,00 37 47 21,33 163,500 5 17 17 17 221

6 158 LOKMAN KÜÇÜKASLAN8C 5 9 2,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 2 6 0,00 5 8 2,33 5 15 0,00 23 51 5,99 127,923 6 24 24 24 253

7 226 ENES KÜÇÜKASLAN 8C 4 11 0,33 4 5 2,33 5 5 3,33 2 4 0,67 3 9 0,00 5 11 1,33 23 45 7,99 120,330 7 29 29 29 262

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH KIRGIN 115 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,163 245,040 6 19 19 19 230

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 3 6 1,00 5 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 7 12 3,00 15 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 27 39 14,00 16 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cadcccCDA bBb CC Bbb

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DddadBbdbD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) ADDACBBad 

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) c c       

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) dbC a C b   aC   d  

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) cDdBCbbDd cCcdABbbdc

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 0 2 0
Fiilimsi 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 4 0 100
Geçişli Fiil 2 0 1 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Adventures Word List 2 0 1 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 0 0
The Internet Word List 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 1 0 50
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 1 33
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN ACAR 124 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
118,180 245,040 11 30 30 30 266

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 3 9 0,00 0 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 3 12 -1,00 -5 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 20 46 4,67 5 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DcBcAcabAacB C  d  D

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) Dabbdc  bD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) caD CadD d

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) cAc dCc ab

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) dC  Da bcb   b a dAb

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) cDdabCbDccc cb   d c

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 2 33
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 1 0 25
Geçişli Fiil 2 0 1 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 0 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Dinin Temel Gayesi 2 0 2 0
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 0 0 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Adventures Word List 2 1 1 50
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 2 0
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 1 50
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 2 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 2 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 12 15

Fen 20 3 12 15

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 1 0 50
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 0 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AĞIRMAN 125 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,737 245,040 1 1 1 1 53

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 8 1 7,67 77 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 5 2 4,33 22 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 16 2 15,33 77 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 64 7 61,67 69 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDCBADBDABCCADCACDBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBDCd DBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCB DADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)  BCACdDbD 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)  D   a BDA    D c   

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) BDACB CABaA ACBADBDa

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 1 0 100
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 4 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 0 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 0 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 1 1 50
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 2 25

Matematik 20 5 2 25

Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 1 0 100
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 0 33
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 1 0 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKPINAR 126 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,040 245,040 10 26 26 26 256

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 1 13 -3,33 -17 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 24 34 12,67 14 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DbCBAD b B bAD b cBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR)  DdcbAdba 

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCaADbDB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)   CA dc D 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)    a b d     b  c  a

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) caca dab ddd Cc ac  

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 5 50

Türkçe 20 10 5 50

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 2 33
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 0 0 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 0 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 0 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 1 0 50
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 0 0
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 6 0

Matematik 20 0 6 0

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 1 13 5

Fen 20 1 13 5

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 0 0
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL ACAR 137 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,637 245,040 5 18 18 18 225

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 4 5,67 28 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 8 12 4,00 20 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 29 30 19,00 21 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cD bABCDb D c C     

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DBCCadACDD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) AcadCBBDaA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) cdd       

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)  d     d a  ab      

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) badBbCCDdcBbcbABbbcB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 4 35

Türkçe 20 7 4 35

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 0 67
Fiilimsi 1 0 0 0
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 1 1 25
Geçişli Fiil 2 0 0 0
Özne 1 0 0 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Adventures Word List 2 0 2 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 0 0
The Internet Word List 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 2 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE ALPTEKİN 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,130 245,040 8 23 23 23 252

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 0 9 -3,00 -30 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 7 10 3,67 18 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 19 47 3,33 4 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDdcAcCb  aBda  Ac a

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) aaabd cabc

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) AaabdcdDcd

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) cAd *  a D

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)  b  c bb  b  CdB d  

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) bDa abdbdc CAbA cABB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 2 33
Fiilimsi 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 0 1 0
Geçişli Fiil 2 0 0 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 9 0

Tarih 10 0 9 0

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 0 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Adventures Word List 2 1 1 50
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 1 0
The Internet Word List 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 1 1 50
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 0 33
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 0 0
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN ACAR 146 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,040 245,040 3 10 10 10 169

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 2 4 0,67 3 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 7 10 3,67 18 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 36 33 25,00 28 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDBcABCDAdDBcaCCAaAa

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) D  dddAbDb

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) dD ACcBDBA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) bbdCbCBdb 

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)  d       Db     Bcc 

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) cbCBCCdbBc dcbdc A B

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 3 1 75
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 0 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 0 0
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Adventures Word List 2 0 2 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 0 2 0
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 1 0 50
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 1 0 50
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 2 0 100
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YAR 180 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
100,400 245,040 12 31 31 31 278

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 1,75 3,55 5,00

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 3 13 -1,33 -7 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 16 46 0,67 1 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cabcAD adB bcb Ab B 

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) abBcd ac b

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (İNG) adCACaDbca

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) dcd dCD   caab bcA  

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) cDbbaa bcd AAb cb bd

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 0 3 0
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 0 0 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 1 2 25
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 0 0 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Describing Places 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 1 1 50
Expressing Likes and Dislikes 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 1 50
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 1 1 50
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 0 33
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 13 15

Fen 20 3 13 15

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAHRİN ÖNDER 204 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,260 245,040 2 8 8 8 141

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 6 2 5,33 53 1,75 3,55 5,00

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 10 8 7,33 37 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 41 23 33,33 37 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDBcABCDACDBcCC AacD

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR)   CCBdAbDD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (İNG) cABCACBdCD

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) aa  b aA   c     cAd

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN)  bdBCC DBcBCcbdBDAda

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 1 50
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 0 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 0 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Adventures Word List 2 1 1 50
Teen Life Word List 1 1 0 100
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 2 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 1 0 100
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

Katı Basıncı 1 0 0 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Basit Makineler 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEVAL ACAR 207 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,587 245,040 4 12 12 12 192

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 2 5 0,33 3 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 8 12 4,00 20 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 35 32 24,33 27 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) bcCB bBDcBCdbDaACaBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CaBba  c b

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBADADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)   CACdcd  

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) bD   a  a          b

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) BabCBddcBddccCdAbaDB

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 2 33
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 0 0 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 3 1 75
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
İnkılapçılık 1 0 0 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 0 2 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 1 0 100
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PEYRÜZE AKYÜZ 217 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,470 245,040 7 21 21 21 241

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 5 7 2,67 13 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 21 27 12,00 13 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DcCada DbB C bCd  B 

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) bD b  ac  

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) b BCBAD Da

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)    b Bc D 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)   a   a  bdd        

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) aabCBd   CA d  d d B

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 7 35

Türkçe 20 7 7 35

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 0 0 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 1 0 25
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 1 0 50
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 4 10

Tarih 10 1 4 10

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 0 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 0 0 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 1 0 50

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
Basit Makineler 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 0 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMER ACAR 400 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,047 245,040 9 25 25 25 255

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 7,25 7,96 10,72

Tarih 10 4 3 3,00 30 1,75 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,33 5,79 6,19

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 1,53 2,49 4,33

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 -0,19 0,31 3,62

Fen 20 8 12 4,00 20 3,50 4,47 7,02

Toplam: 90 24 46 8,67 10 18,28 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cb cdBCbcdbBcCdaAacD

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) ccC BB  bD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN)  aDcCcBaBA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) cddb dc   

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) ba da b   b  Cd    c

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) AcCabdCDacBCcbdBadcB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 2 33
Fiilimsi 1 0 0 0
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 0 4 0
Geçişli Fiil 2 0 2 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 0 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Dinin Temel Gayesi 2 0 1 0
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 6 0

İngilizce 10 0 6 0

Adventures Word List 2 0 2 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 1 0
Following Phone Conversations 2 0 0 0
The Internet Word List 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 8 5

Matematik 20 1 8 5

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 1 33
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Katı Basıncı 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM KÜÇÜKASLAN 117 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,347 245,040 1 6 6 6 114

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 5 1 4,67 47 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 3 4 1,67 8 0,25 0,31 3,62

Fen 20 13 6 11,00 55 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 52 20 45,33 50 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDCBADBDABCbbDaAbaBd

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBbCAdDBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) cABCBADADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)  BC CB  Dd

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)  b   aDBD        cd 

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) BDbbBdCABCdAACaAcB B

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 1 0 100
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 2 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 0 2 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 4 15

Matematik 20 3 4 15

Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 1 0 50
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 2 33
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASYE ATMACA 120 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,713 245,040 3 9 9 9 167

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 1 2 0,33 2 0,25 0,31 3,62

Fen 20 7 8 4,33 22 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 38 23 30,33 34 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDCBbcBDcBCCdbCAaaBc

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) dDBDdA D C

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCB DAaB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)   CAC cbD 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) C a       c         

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN)  DcCad Aab Ac cADa B

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 2 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 0 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 0 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 0 0
Adventures Word List 2 0 2 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

Ebob Ekok Problemleri 2 1 0 50
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 0 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ AKLAN 939 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
125,100 245,040 11 27 27 27 259

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 0,25 0,31 3,62

Fen 20 6 11 2,33 12 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 18 40 4,67 5 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) D C dc DAB CcDbd Dc 

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBbdc cad

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) cdBbdc cad

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)      cc   

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) b d   aa     b d   a

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) accCB dABdAc ddA cad

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 0 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 0 0 0
da/ de 'nin Yazımı 1 1 0 100
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 0 2 0
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 0 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 0 0
Dinin Temel Gayesi 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 0 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 7 0

Matematik 20 0 7 0

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 2 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 0 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 0 2 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 0 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL ACAR 234 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,877 245,040 2 7 7 7 115

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 6 5 4,33 22 0,25 0,31 3,62

Fen 20 11 8 8,33 42 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 52 23 44,33 49 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cDCBADBD BC  DCACadb

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBDaAcDBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBADADc

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)  BCACBb*c 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) Cb  a  BaAbB     cCC

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN)  DAdBdCdBbAAAdaAbdDB

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 1 33
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 0 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 1 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 0 2 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 5 30

Matematik 20 6 5 30

Ebob Ekok Problemleri 2 1 0 50
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 0 50
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 2 1 67
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLFER AKALAN 261 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
138,820 245,040 9 20 20 20 240

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 6 1 5,67 57 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 0,25 0,31 3,62

Fen 20 2 13 -2,33 -12 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 28 30 18,00 20 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cDBcbBCb CDB CCdAa a

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DB C  AdDD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN)    AdBBDBA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG)   dCAbB  D

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)  b  a    a  ad     c

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) badaba c cc  dd cAdB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 1 2 25
Geçişli Fiil 2 1 0 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 0 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 1 60

Tarih 10 6 1 60

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 0 0
İnkılapçılık 1 0 0 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

Dinin Temel Gayesi 2 0 0 0
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 0 0
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Adventures Word List 2 0 0 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
The Internet Word List 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 6 0

Matematik 20 0 6 0

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 3 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 13 10

Fen 20 2 13 10

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 1 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME KÜÇÜKASLAN 144 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,927 245,040 4 11 11 11 185

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 2 6 0,00 0 0,25 0,31 3,62

Fen 20 6 12 2,00 10 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 40 36 28,00 31 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDCBAcBDbBCadbCACacb

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBDbAdcBa

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBcDADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG) aBCAaBbbDa

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) d   C ad Ab       aa

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) B dCadbABdAcbdBbb ca

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 2 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Describing Places 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 1 0
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 0 2 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 1 0 100
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 2 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 2 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMDİYE AKKURT 18 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,290 245,040 5 13 13 13 196

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,25 0,31 3,62

Fen 20 6 13 1,67 8 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 41 37 28,67 32 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cDCBdDBacBCbcDCAdbBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBbdA DBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBADAaa

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG) aBCdCBDdDC

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) dab db cD c    c   a

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) dcdbBCCdcaAbcd dbBDc

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 0 3 0
Zıt Anlam 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 2 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 0 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Describing Places 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 1 1 50
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE AKINCI 290 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,887 245,040 7 15 15 15 205

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 3 7 0,67 3 0,25 0,31 3,62

Fen 20 9 6 7,00 35 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 30 37 17,67 20 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cDBDAadcdCDBca dAadc

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DddCcdbdbD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN)  DDbCBBbaA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG)   d c   aD

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)  a bbD c    db a A A

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) bcCBCC  Bcda AA  ABa

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 0 3 0
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Dinin Temel Gayesi 2 1 0 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Adventures Word List 2 0 0 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 2 0
The Internet Word List 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 2 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 1 0 100
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 2 33
Tam Kare Sayılar 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 6 45

Fen 20 9 6 45

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 2 0 100
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 0 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 0 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 0 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ATA KIRGIN 293 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,637 245,040 12 28 28 28 261

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 9 2,00 10 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 4 3 3,00 30 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 5,61 5,79 6,19

Matematik 20 4 10 0,67 3 0,25 0,31 3,62

Fen 20 3 10 -0,33 -2 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 19 36 7,00 8 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDBcb aa  Ddb   bacD

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) D  aBa CaD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) Abb C B ac

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sayısal (MAT) dC b aC ba dB d Bdbd

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) bca b dbcdB c A D a 

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 9 25

Türkçe 20 5 9 25

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 0 67
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 0 1 0
Geçişli Fiil 2 0 1 0
Özne 1 0 1 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 0 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 0 1 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 0 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 0 0
Hz. Musa 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 0 50
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Üslü Çözümleme 1 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Ebob Ekok Problemleri 2 2 0 100
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 2 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 1 33
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 0 0
Element Sınıfları 2 0 0 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 0 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN AKARSLAN 298 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,967 245,040 10 22 22 22 250

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 2 5 0,33 2 0,25 0,31 3,62

Fen 20 8 12 4,00 20 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 25 50 8,33 9 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) bbdcABCbAdbBdbdaddda

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DdbaddAbDD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) cacdC BDdc

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) DdcCAac ba

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) a   D  cca  a     A 

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) cDCcCabDdbBCAAddadcd

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 0 3 0
Fiilimsi 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 1 3 25
Geçişli Fiil 2 0 2 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Dinin Temel Gayesi 2 0 2 0
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 0 1 0
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 0 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Adventures Word List 2 1 1 50
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
The Internet Word List 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 2 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 2 0 100
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 1 1 50
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL AKLAN 20 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,463 245,040 6 14 14 14 203

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,25 0,31 3,62

Fen 20 4 12 0,00 0 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 34 34 22,67 25 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DbCBADBDdcCbAbCd aB 

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDdD AdccC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBbDADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)     Cdcb  

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) Cb BdCbBadd   a     

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN)  ccC dCb CcddacAc ca

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 0 1 0
Parçada Konu 4 3 0 75
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 1 0 50
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 0 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 1 3 10

İngilizce 10 1 3 10

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
The Internet Word List 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 0 0 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 0 2 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Ebob Ekok Problemleri 2 2 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 0 50
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 0 33
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 0 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 0 0
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
Basit Makineler 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 0 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN DEMİRCİ 309 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,040 245,040 8 16 16 16 215

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 12 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 7,08 7,96 10,72

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,31 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,61 5,79 6,19

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,85 2,49 4,33

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 0,25 0,31 3,62

Fen 20 7 13 2,67 13 3,39 4,47 7,02

Toplam: 90 36 36 24,00 27 23,25 24,12 36,72

Sözel (TÜR) c BDbBdbcCcBcbCCbB a

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DaCCBdAbbD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) ADDcCBBDdc

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) DAB ACBdaD

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT)     c    a  ad     A

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) daCaCCdaBcaCcAdcbAaa

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 0 2 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Parçada Konu 4 3 1 75
Geçişli Fiil 2 1 0 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Adventures Word List 2 2 0 100
Teen Life Word List 1 1 0 100
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Following Phone Conversations 2 1 1 50
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Çarpan Bulma 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 2 33
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 2 0 100
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 2 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ACAR 103 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,927 245,040 1 2 2 2 67

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 6 3 5,00 25 1,29 0,31 3,62

Fen 20 15 4 13,67 68 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 61 17 55,33 61 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDBDABCDACDBAdCCABda

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DBCCBBACDD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) ADDACBBcaA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) abdCACBcaD

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) aC AD Cbb   B   B   

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) ADCBdCbDBABCA cBaABB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 2 1 67
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 4 0 100
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 1 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Adventures Word List 2 0 2 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 0 50
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 2 0 100
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 0 33
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

Katı Basıncı 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 0 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ACAR 231 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,530 245,040 2 3 3 3 74

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 6 12 2,00 10 1,29 0,31 3,62

Fen 20 14 5 12,33 62 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 64 23 56,33 63 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DDBDABCDACDBACCCABAa

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) DBCCBBACbD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) AaDACBBDBA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) DbBCACBcaD

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) babcDbCdaDbcdCCB d c

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) bDdBCCbaBAaCA ABDABB

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

Zıt Anlam 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 4 0 100
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 1 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Adventures Word List 2 1 1 50
Teen Life Word List 1 1 0 100
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
Describing Places 1 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 12 30

Matematik 20 6 12 30

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 1 1 50
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Ebob Ekok Problemleri 2 1 0 50
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 1 1 50
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 2 33
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 0 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KÜÇÜKASLAN 226 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,330 245,040 7 29 29 29 262

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 11 0,33 2 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 4 5 2,33 23 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,29 0,31 3,62

Fen 20 5 11 1,33 7 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 23 45 8,00 9 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) Da adcaa a  cDCb bBb

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) dDBb baDBb

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DcBdBADcad

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG) Bdbb cD   

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)  Daaab*ccc  d D  A  

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) aD ada ccCAb  aADaca

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 11 20

Türkçe 20 4 11 20

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 1 33
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 0 1 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 0 0
Özne 1 0 1 0
Parçada Konu 4 1 1 25
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 1 1 50
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 1 0
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 0 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 0 1 0
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Describing Places 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
The Internet Word List 1 0 1 0
Following Phone Conversations 2 0 1 0
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 0 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 1 0 50
Expressing Likes and Dislikes 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Ebob Ekok Problemleri 2 0 1 0
Tam Kare Özdeşliği 1 1 0 100
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 1 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 1 33
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 11 25

Fen 20 5 11 25

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 2 0 2 0
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 0 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 1 0 100
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ACAR 287 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,660 245,040 4 5 5 5 103

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,29 0,31 3,62

Fen 20 15 4 13,67 68 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 55 21 48,00 53 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DcCBADBDcBdCADCAbaBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBDaABbBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) cABCBADADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG)  BCACa bD 

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)   a    ab c Bb AA ba

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) dDACBCCAc AAAdBAcBDB

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 2 2 50
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Describing Places 1 0 0 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 0 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 0 1 0
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 2 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 1 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 1 0 100
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Tam Kare Sayılar 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 2 0 100
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 1 1 50
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 0 0
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN KÜÇÜKASLAN 158 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,923 245,040 6 24 24 24 253

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 9 2,00 10 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 5 8 2,33 12 1,29 0,31 3,62

Fen 20 5 15 0,00 0 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 23 51 6,00 7 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) cDBb  CD b Bba  bcda

Cevap Anh. B DDBDABCDACDBACCCABAD

Sözel (TAR) aa bddddcD

Cevap Anh. B DBCCBBACDD

Sözel (DİN) cDDbCcBcdA

Cevap Anh. B ADDACBBDBA

Sözel (İNG) ccBdbC  db

Cevap Anh. B DABCACBBCD

Sayısal (MAT) a bAD b Db ccC  aAc 

Cevap Anh. B CCCADDCADDDBBCCBBAAA

Sayısal (FEN) dcacCddDdcBddAcBbbdc

Cevap Anh. B ADCBCCCDBABCAAABDABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 9 25

Türkçe 20 5 9 25

Zıt Anlam 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 1 1 33
Fiilimsi 1 1 0 100
Deyimler 1 0 1 0
Gerçek Anlam 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 0 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Parçada Konu 4 0 1 0
Geçişli Fiil 2 0 2 0
Özne 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 0 0 0
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 0 1 0
İnkılapçılık 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 0 2 0
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ve Kaza İnancı 1 0 1 0
Hz. Musa 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Adventures Word List 2 0 2 0
Teen Life Word List 1 1 0 100
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 1 0
Following Phone Conversations 2 0 2 0
The Internet Word List 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 0 0 0
Describing Places 1 0 0 0
Expressing Likes and Dislikes 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 8 25

Matematik 20 5 8 25

Çarpan Bulma 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Ebob Ekok Problemleri 2 0 2 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 1 1 50
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 1 1 33
Tam Kare Sayılar 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Katı Basıncı 1 0 1 0
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 2 0
Basit Makineler 1 0 1 0
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Mevsimlerin Oluşumu 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Kimyasal Değişimler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKKURT 299 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,500 245,040 5 17 17 17 221

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 1 14 -3,67 -18 1,29 0,31 3,62

Fen 20 8 12 4,00 20 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 37 47 21,33 24 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DbCBdccDcBCCAbCda BA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CcdbaABcBb

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DcBCBcDAaB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG) BdCAdaDADa

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT) bbaaadb a Aacbb c a 

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) BadCadbcdCAdAbcbaBDB

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 0 1 0
Deyimler 1 0 1 0
Fiilimsi 1 0 1 0
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 3 1 75
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 0 1 0
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Öznel Cümleler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 0 1 0
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 0 1 0
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 1 0 100
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 0 1 0
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 0 1 0
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 1 1 50
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Describing Places 1 1 0 100
In The Kitchen Word List 1 0 1 0
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 0 1 0
Teen Life Word List 1 0 1 0
Adventures Word List 2 2 0 100
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 1 14 5

Matematik 20 1 14 5

Ebob Ekok Problemleri 2 0 2 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpan Bulma 1 0 1 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
Olasılık Hesabı 2 0 2 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 2 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 0 1 0
Üslü Çözümleme 1 0 1 0
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 1 0 100
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 1 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 2 1 1 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 0 1 0
Element Sınıfları 2 0 2 0
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
Basit Makineler 1 1 0 100
Asit Yağmurları 1 1 0 100
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 0 1 0
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TONGUÇ 8. SINIF LGS 4.DENEME

MARDİN / MİDYAT / Sivrice Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA KÜÇÜKASLAN 8 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,403 245,040 3 4 4 4 83

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 289

Katılımlar: 7 31 31 31 289

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,67 7,96 10,72

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,33 3,55 5,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,76 5,79 6,19

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,57 2,49 4,33

Matematik 20 3 1 2,67 13 1,29 0,31 3,62

Fen 20 13 6 11,00 55 8,00 4,47 7,02

Toplam: 90 59 14 54,33 60 35,62 24,12 36,72

Sözel (TÜR) DcCBADBDcBCCADCACaBA

Cevap Anh. A DDCBADBDABCCADCACDBA

Sözel (TAR) CDBDCAdDBC

Cevap Anh. A CDBDCABDBC

Sözel (DİN) DABCBADADB

Cevap Anh. A DABCBADADB

Sözel (İNG) cBCACBDbDa

Cevap Anh. A BBCACBDADC

Sayısal (MAT)        BD        bC 

Cevap Anh. A CDCBCCDBDAABBDDAAACC

Sayısal (FEN) BDACB CdBbdAcCcAcBDB

Cevap Anh. A BDACBCCABCAAACBADBDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Tablo ve Grafik Yorumlama / Sözel Mantık 3 3 0 100
Zıt Anlam 1 0 1 0
Parçada Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Gerçek Anlam 1 1 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
da/ de 'nin Yazımı 1 0 1 0
Özne 1 1 0 100
Parçada Konu 4 4 0 100
Sayısal Verilerden Yararlanma 1 1 0 100
Geçişli Fiil 2 2 0 100
Öznel Cümleler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1 1 0 100
İstiklal Yolculuğu (Samsun'a Çıkış ve Havza Genelgesi) 1 1 0 100
Batı Cephesi (I. İnönü) 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki Gelişmeler 1 1 0 100
Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 1 1 0 100
İnkılapçılık 1 0 1 0
Çanakkale ve Kutülamare Cepheleri 1 1 0 100
Milli Mücadele Döneminde Basın 1 1 0 100
Paris Barış Konferansı ve İzmir'in İşgali 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve Kaza İnancı 1 1 0 100
Hz. Musa 1 1 0 100
Zekat ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Kader ile İlgili Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Yusuf 1 1 0 100
Din. Birey ve Toplum 2 2 0 100
Zekat Ve Sadaka İbadeti 1 1 0 100
Dinin Temel Gayesi 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Describing Places 1 0 1 0
In The Kitchen Word List 1 1 0 100
The Internet Word List 1 1 0 100
Following Phone Conversations 2 1 1 50
Accepting and Refusing / Giving Explanations and Reasons 1 1 0 100
Teen Life Word List 1 1 0 100
Adventures Word List 2 1 1 50
Expressing Likes and Dislikes 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 1 15

Matematik 20 3 1 15

Ebob Ekok Problemleri 2 0 0 0
Tam Kare Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpan Bulma 1 0 0 0
Kareköklü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
Olasılık Hesabı 2 0 0 0
Grafik Oluşturma ve Grafikleri Birbirine Dönüştürme 2 0 0 0
Koordinat Sistemi ve Özellikleri 3 2 1 67
Üslü Çözümleme 1 1 0 100
Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Cebirsel İfadelerin Farklı Yazımları, Terim, Katsayı ve Değişken 1 0 0 0
Üslü Sayılarda Çarpma Bölme 1 0 0 0
İki Kare Farkı Özdeşliği 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Tam Kare Sayılar 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin Oluşumu 1 1 0 100
Tek Karakter Çaprazlaması 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 2 1 0 50
Asit ve Bazların Etkileri 1 1 0 100
Element Sınıfları 2 2 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
Asit Yağmurları 1 0 1 0
Hal Değişimi ve Isı Alışverişi 1 1 0 100
Isı - Özısı İlişkisi, Isı - Kütle İlişkisi 1 0 1 0
Isı - Özısı İlişkisi, Hal Değişim Isısı 1 0 1 0
Günlük Yaşam ve Hal Değişimi 1 1 0 100
Isı - Sıcaklık İlişkisi 1 0 1 0
Sabit Makara, Hareketli Makara 1 1 0 100
Kaldıraç Tipleri 1 1 0 100
Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
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